De: Adrian Garcia Romero

A: "Carlos Solera"; carlos@lexmiaabogados.com; gestion@lexmiaabogados.com
Cc: "gestion@lexmiaabogados.com"
Asunto: RE: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS
Fecha: viernes, 10 de enero de 2025 16:36:00
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Importancia: Alta
Carlos,

Siguen pasando los dias y no hay respuesta ni solucién. Es evidente que la falta de seriedad y de
compromiso de su cliente crecen por dia.

Que tenga buena tarde.
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Direccion: C/ del Tornillo 13, Rivas-Vaciamadrid 28522

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacion confidencial y sujeta al secreto
profesional, cuya divulgacion no esta permitida por Ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma
inmediata, nos lo comunique mediante correo electréonico remitido a nuestra atencién y proceda a su eliminacién, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucion, copia o utilizacién de este mensaje, o de
cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley. En aras del cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso,
rectificacion, cancelacién, limitacion, oposiciéon y potabilidad de manera gratuita mediante correo electrénico a:
info@hlseuropa.com bien en la siguiente direccion: C/ Tornillo 13 CP:28521 RIVAS-VACIAMADRID

De: Adrian Garcia Romero <adrian@hlseuropa.com>

Enviado el: miércoles, 8 de enero de 2025 16:55

Para: 'Carlos Solera' <carlos@lexmiaabogados.com>

CC: 'gestion@lexmiaabogados.com' <gestion@lexmiaabogados.com>
Asunto: RV: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS
Importancia: Alta

Buenas tardes Carlos.

Requerimos una definicién cuanto antes sobre este pendiente.

Quedo al tanto de su atencién y respuesta.
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info@hlseuropa.com bien en la siguiente direccion: C/ Tornillo 13 CP:28521 RIVAS-VACIAMADRID

De: Adrian Garcia Romero <adrian@hlseuropa.com>
Enviado el: jueves, 2 de enero de 2025 13:24

Para: 'Carlos Solera' <carlos@lexmiaabogados.com>
Asunto: RE: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS
Importancia: Alta

Hola Carlos.
Buenos dias y feliz afio nuevo.

Retomando el tema que conocemos y que no tuvo definicion en 2024, le pido no pase esta
semana sin lograr cerrar este proceso.

Quedo al tanto de su atencidn y respuesta.

Saludos.

EUROPA

HIDALGO LOGISTICS SOLUTIONS

Adrian Garcia Romero | Gerencia

Web: www.hlseuropa.com

Correo: adrian@hlseuropa.com
Telf: +34 628781475

Direccion: C/ del Tornillo 13, Rivas-Vaciamadrid 28522

Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y puede contener informacion confidencial y sujeta al secreto
profesional, cuya divulgacidon no estd permitida por Ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma
inmediata, nos lo comunique mediante correo electrénico remitido a nuestra atencién y proceda a su eliminacion, asi como a la de
cualquier documento adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribucién, copia o utilizacién de este mensaje, o de
cualquier documento adjunto al mismo, cualquiera que fuera su finalidad, estan prohibidas por la ley. En aras del cumplimiento del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, puede ejercer los derechos de acceso,


http://www.hlseuropa.com/
mailto:adrian@hlseuropa.com
mailto:info@hlseuropa.com
mailto:adrian@hlseuropa.com
mailto:carlos@lexmiaabogados.com
http://www.hlseuropa.com/
mailto:adrian@hlseuropa.com

rectificacion, cancelacién, limitacion, oposicion y potabilidad de manera gratuita mediante correo
info@hlseuropa.com bien en la siguiente direccion: C/ Tornillo 13 CP:28521 RIVAS-VACIAMADRID

De: Carlos Solera <carlos@lexmiaabogados.com>
Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2024 14:54

Para: Adrian Garcia Romero <adrian@hlseuropa.com>

CC: gestion@lexmiaabogados.com
Asunto: Re: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS

electrénico

Adridn mafiana estoy en mi despacho y tratdramos este asunto y no te preocupes que se va a

dar solucién
Enviado desde mi iPhone

Carlos Solera- Abogado

Tel: 620601869

El 26 dic 2024, a las 14:49, Adrian Garcia Romero <adrian@hlseuropa.com>
escribio:

Buenas tardes Carlos.

Otra semana de silencio total a pesar de hablarle enviado correo y dejado
practicamente a diario recados con sus colegas de oficina.

Solo pedimos que se cumpla el acuerdo y en correspondencia den solucién a la
deuda.

Quedo al tanto de su atencién y respuesta.

Un saludo.
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electrénico a: info@hlseuropa.com bien en la siguiente direccion: C/ Tornillo 13 CP:28521 RIVAS-VACIAMADRID

De: Adrian Garcia Romero <adrian@hlseuropa.com>

Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2024 10:51

Para: 'carlos@lexmiaabogados.com' <carlos@lexmiaabogados.com>
CC: 'gestion@lexmiaabogados.com' <gestion@lexmiaabogados.com>
Asunto: RE: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS

Importancia: Alta

Buenos dias Carlos.

Ha pasado una semana de haber enviado el documento firmado por nuestra parte
y no tenemos ni el primer pago, ni el documento firmado por su cliente.

éDe verdad seguirdn llevando este proceso asi?

Favor darnos una respuesta inmediata.

Quedamos al tanto.

Un saludo.
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De: Adrian Garcia Romero <adrian@hlseuropa.com>

Enviado el: martes, 17 de diciembre de 2024 12:29

Para: 'gestion@lexmiaabogados.com' <gestion@lexmiaabogados.com>

CC: 'carlos@lexmiaabogados.com' <carlos@|exmiaabogados.com>; 'GESTION'
<gestion@macromundo.es>

Asunto: RE: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS

Importancia: Alta
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Buenas tardes.

Favor indicarnos situacion del primer pago. Segun acuerdo firmado se debid
realizar entre los dias 10 y el 15 de diciembre.

(Primer pago, entre los dias 10 a 15 de diciembre de 2024, por un importe de
1.740,98¢€)

Quedamos al tanto de respuesta.

Saludos.
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De: Adrian Garcia Romero <adrian@hlseuropa.com>

Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 14:30

Para: 'gestion@lexmiaabogados.com' <gestion@lexmiaabogados.com>;
'rhm@ibericavip.com' <rhm@ibericavip.com>; 'ahm@ibericavip.com'

<ahm@ibericavip.com>
CC: 'carlos@lexmiaabogados.com' <carlos@lexmiaabogados.com>; 'GESTION'

<gestion@macromundo.es>
Asunto: RE: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS

Importancia: Alta

Buenas tardes.
En adjunto documento con la informacion requerida.
Quedamos al tanto.

Saludos
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De: gestion@lexmiaabogados.com <gestion@lexmiaabogados.com>
Enviado el: martes, 10 de diciembre de 2024 13:31

Para: rhm@ibericavip.com; adrian@hlseuropa.com; ahm@ibericavip.com
CC: carlos@lexmiaabogados.com; 'GESTION' <gestion@macromundo.es>
Asunto: ACUERDO DE PAGO MACRO MUNDO y HLS

Buenos dias,

Adjunto acuerdo modificado.

Les ruego que afiadan el nimero de cuenta bancaria donde realizar el ingreso y los
datos del administrador de HLS.

Quedo a la espera de su respuesta.

Un Saludo.
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